
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM SOĞUKÇAM İLKOKULU 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ) D.K.: 40322 201 201 1514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 5 6,27 9 4 8,02 5 4 3,10 5 4 3,12 3 5 1,87 30 22 22,38 318,680

Okul Ortalaması 9 6 7,30 10 5 7,92 5 5 3,05 5 5 3,23 3 7 1,20 32 28 22,70 323,500

KATILIMLAR

1 70 BURAK AHMET UĞUZ4B 14 1 13,67 14 1 13,67 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 43 17 37,34 415,054 1 1 28 28 256
% 17

2 107 SATUNUR MERAL 4B 13 2 12,33 14 1 13,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 44 16 38,67 412,682 2 2 30 30 262
% 17

3 91 MUSA EFE KARATAŞ 4A 11 4 9,67 14 1 13,67 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 41 19 34,68 396,778 1 3 42 42 336
% 22

4 6 ABDULKADİR KURNAZ4A 11 4 9,67 14 1 13,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 42 18 36,01 394,541 2 4 45 45 349
% 23

5 89 KARDELEN KAYA 4B 11 4 9,67 13 2 12,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 41 19 34,67 385,970 3 5 50 50 402
% 27

6 8 ALMİNA YÜCEL 4A 14 1 13,67 11 4 9,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 39 21 32,00 380,406 3 6 52 52 440
% 29

7 11 MİRAY ÖZBAKAR 4A 12 3 11,00 10 4 8,67 7 3 6,00 5 4 3,67 5 5 3,33 39 19 32,67 376,963 4 7 56 56 458
% 30

8 104 ZERDANUR İSLAM 4A 11 4 9,67 10 5 8,33 4 6 2,00 3 5 1,33 5 5 3,33 33 25 24,66 335,255 5 8 87 87 683
% 45

9 21 HACER TOKTAY 4B 9 6 7,00 11 4 9,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 35 25 26,67 334,679 4 9 88 88 687
% 45

10 74 EKREM YAKUP KAPLAN4B 10 5 8,33 13 2 12,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 32 28 22,66 331,175 5 10 91 91 708
% 47

11 93 SİNEM APAYDIN 4B 10 5 8,33 8 7 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 31 29 21,33 316,926 6 11 101 101 789
% 52

12 84 CEREN SAĞLIK 4A 11 4 9,67 8 7 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 31 29 21,34 316,750 6 12 102 102 791
% 52

13 97 YASİN ÇELİK 4B 7 8 4,33 9 6 7,00 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 32 28 22,66 303,367 7 13 112 112 858
% 57

14 50 MUHAMMETAL  VAR 4A 8 7 5,67 9 6 7,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 8 -1,67 26 33 15,00 300,615 7 14 115 115 873
% 58

15 92 RABİA İSLAM 4A 6 9 3,00 9 6 7,00 4 6 2,00 7 3 6,00 4 4 2,67 30 28 20,67 293,088 8 15 126 126 911
% 60

16 108 SERHAT KALYONCU 4B 5 10 1,67 10 5 8,33 5 5 3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 25 35 13,33 280,530 8 16 132 132 965
% 64

17 103 YİĞİTEFE YAMAN 4A 9 6 7,00 7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 24 36 12,00 278,194 9 17 134 134 973
% 64

18 87 KERİM TAHA YÜCEL 4A 6 9 3,00 8 7 5,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 26 34 14,67 277,915 10 18 136 136 975
% 64

19 88 MİRAY KESKİN 4B 8 7 5,67 7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 25 35 13,34 275,511 9 19 139 139 986
% 65

20 115 BERAT EREN 4B 7 8 4,33 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 25 35 13,33 259,037 10 20 149 149 1072
% 71

21 20 ZEYNEP RAVZA KARATAŞ4A 6 9 3,00 3 12 -1,00 4 5 2,33 4 4 2,67 3 7 0,67 20 37 7,67 230,811 11 21 162 162 1185
% 78

22 71 BUSE DENİZ 4B 4 11 0,33 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 18 42 4,00 220,858 11 22 177 177 1232
% 81
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4A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM SOĞUKÇAM İLKOKULU 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ) D.K.: 40322 201 201 1514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 5 6,27 9 4 8,02 5 4 3,10 5 4 3,12 3 5 1,87 30 22 22,38 318,680

Okul Ortalaması 9 6 7,30 10 5 7,92 5 5 3,05 5 5 3,23 3 7 1,20 32 28 22,70 323,500

SINIF: 4A

KATILIMLAR

1 91 MUSA EFE KARATAŞ 4A 11 4 9,67 14 1 13,67 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 41 19 34,68 396,778 1 3 42 42 336
% 22

2 6 ABDULKADİR KURNAZ4A 11 4 9,67 14 1 13,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 42 18 36,01 394,541 2 4 45 45 349
% 23

3 8 ALMİNA YÜCEL 4A 14 1 13,67 11 4 9,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 39 21 32,00 380,406 3 6 52 52 440
% 29

4 11 MİRAY ÖZBAKAR 4A 12 3 11,00 10 4 8,67 7 3 6,00 5 4 3,67 5 5 3,33 39 19 32,67 376,963 4 7 56 56 458
% 30

5 104 ZERDANUR İSLAM 4A 11 4 9,67 10 5 8,33 4 6 2,00 3 5 1,33 5 5 3,33 33 25 24,66 335,255 5 8 87 87 683
% 45

6 84 CEREN SAĞLIK 4A 11 4 9,67 8 7 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 31 29 21,34 316,750 6 12 102 102 791
% 52

7 50 MUHAMMETAL  VAR 4A 8 7 5,67 9 6 7,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 8 -1,67 26 33 15,00 300,615 7 14 115 115 873
% 58

8 92 RABİA İSLAM 4A 6 9 3,00 9 6 7,00 4 6 2,00 7 3 6,00 4 4 2,67 30 28 20,67 293,088 8 15 126 126 911
% 60

9 103 YİĞİTEFE YAMAN 4A 9 6 7,00 7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 24 36 12,00 278,194 9 17 134 134 973
% 64

10 87 KERİM TAHA YÜCEL 4A 6 9 3,00 8 7 5,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 26 34 14,67 277,915 10 18 136 136 975
% 64

11 20 ZEYNEP RAVZA KARATAŞ4A 6 9 3,00 3 12 -1,00 4 5 2,33 4 4 2,67 3 7 0,67 20 37 7,67 230,811 11 21 162 162 1185
% 78
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4B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM SOĞUKÇAM İLKOKULU 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ) D.K.: 40322 201 201 1514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 5 6,27 9 4 8,02 5 4 3,10 5 4 3,12 3 5 1,87 30 22 22,38 318,680

Okul Ortalaması 9 6 7,30 10 5 7,92 5 5 3,05 5 5 3,23 3 7 1,20 32 28 22,70 323,500

SINIF: 4B

KATILIMLAR

1 70 BURAK AHMET UĞUZ4B 14 1 13,67 14 1 13,67 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 43 17 37,34 415,054 1 1 28 28 256
% 17

2 107 SATUNUR MERAL 4B 13 2 12,33 14 1 13,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 44 16 38,67 412,682 2 2 30 30 262
% 17

3 89 KARDELEN KAYA 4B 11 4 9,67 13 2 12,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 41 19 34,67 385,970 3 5 50 50 402
% 27

4 21 HACER TOKTAY 4B 9 6 7,00 11 4 9,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 35 25 26,67 334,679 4 9 88 88 687
% 45

5 74 EKREM YAKUP KAPLAN4B 10 5 8,33 13 2 12,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 32 28 22,66 331,175 5 10 91 91 708
% 47

6 93 SİNEM APAYDIN 4B 10 5 8,33 8 7 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 31 29 21,33 316,926 6 11 101 101 789
% 52

7 97 YASİN ÇELİK 4B 7 8 4,33 9 6 7,00 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 32 28 22,66 303,367 7 13 112 112 858
% 57

8 108 SERHAT KALYONCU 4B 5 10 1,67 10 5 8,33 5 5 3,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 25 35 13,33 280,530 8 16 132 132 965
% 64

9 88 MİRAY KESKİN 4B 8 7 5,67 7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 25 35 13,34 275,511 9 19 139 139 986
% 65

10 115 BERAT EREN 4B 7 8 4,33 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 25 35 13,33 259,037 10 20 149 149 1072
% 71

11 71 BUSE DENİZ 4B 4 11 0,33 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 18 42 4,00 220,858 11 22 177 177 1232
% 81
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SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR KURNAZ 6 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,73 7,30 6,27

Matematik 15 14 1 13,67 91 7,52 7,92 8,02

Fen 10 6 4 4,67 47 3,48 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,64 3,23 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,48 1,20 1,87

Toplam: 60 42 18 36,00 60 22,85 22,70 22,38

Sözel (TÜR) ADBCCDDABadDcdB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDAaAADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CbcCABDbcB

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) ABBaABcCca

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) dCcdDbADCb

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİNA YÜCEL 8 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 7,73 7,30 6,27

Matematik 15 11 4 9,67 64 7,52 7,92 8,02

Fen 10 5 5 3,33 33 3,48 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,64 3,23 3,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,48 1,20 1,87

Toplam: 60 39 21 32,00 53 22,85 22,70 22,38

Sözel (TÜR) BBbDABBADBCCDDA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) bDcBCDBCCBBDdDd

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) cBdcAdABDb

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DacdBCcBbC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cbDbbCCcaD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN SAĞLIK 84 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,73 7,30 6,27

Matematik 15 8 7 5,67 38 7,52 7,92 8,02

Fen 10 4 6 2,00 20 3,48 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,64 3,23 3,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,48 1,20 1,87

Toplam: 60 31 29 21,33 36 22,85 22,70 22,38

Sözel (TÜR) BddDABdADBCCDcA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) bDbBdDBCCaBDbcd

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BaCbbCAccb

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DabBcCbacC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) bAcCcbCcCb

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM TAHA YÜCEL 87 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 7,73 7,30 6,27

Matematik 15 8 7 5,67 38 7,52 7,92 8,02

Fen 10 5 5 3,33 33 3,48 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,64 3,23 3,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,48 1,20 1,87

Toplam: 60 26 34 14,67 24 22,85 22,70 22,38

Sözel (TÜR) cdaDAcBbaBbCaDc

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) cDccdDBCCdBDAab

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BcCDdCAaba

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DadBdddabC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) AbcdaCCabD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY ÖZBAKAR 11 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,73 7,30 6,27

Matematik 15 10 4 8,67 58 7,52 7,92 8,02

Fen 10 7 3 6,00 60 3,48 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 2,64 3,23 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,48 1,20 1,87

Toplam: 60 39 19 32,67 54 22,85 22,70 22,38

Sözel (TÜR) BBbDAaBADBCCDcA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADcBCDBCCBBbdb 

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BBCDcCABbb

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) cbABBCbBc 

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) AbDdbaCcCD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 2 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMETAL  VAR 50 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,73 7,30 6,27

Matematik 15 9 6 7,00 47 7,52 7,92 8,02

Fen 10 6 4 4,67 47 3,48 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 2,64 3,23 3,12

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 1,48 1,20 1,87

Toplam: 60 26 33 15,00 25 22,85 22,70 22,38

Sözel (TÜR) BBbDcdaADdaCDcA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) cacdCbBCCBBDADd

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BdCDcCdBbD

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) cdcdBddacC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cAcabbbaa 

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA EFE KARATAŞ 91 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,73 7,30 6,27

Matematik 15 14 1 13,67 91 7,52 7,92 8,02

Fen 10 7 3 6,00 60 3,48 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,64 3,23 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,48 1,20 1,87

Toplam: 60 41 19 34,67 58 22,85 22,70 22,38

Sözel (TÜR) ADBCCDcbBBdDAcB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBdDADAADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CDcCAaDbBB

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) ABBdABaCcb

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) dCbCDcbabb

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA İSLAM 92 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 7,73 7,30 6,27

Matematik 15 9 6 7,00 47 7,52 7,92 8,02

Fen 10 4 6 2,00 20 3,48 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 2,64 3,23 3,12

İngilizce 10 4 4 2,67 27 1,48 1,20 1,87

Toplam: 60 30 28 20,67 34 22,85 22,70 22,38

Sözel (TÜR) ADBabacbBabDdBc

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBcacDcADbdCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CbcCcdDaBc

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) baBCABDCDd

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) CCDbDdcb  

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 4 0 100
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTEFE YAMAN 103 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,73 7,30 6,27

Matematik 15 7 8 4,33 29 7,52 7,92 8,02

Fen 10 4 6 2,00 20 3,48 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,64 3,23 3,12

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,48 1,20 1,87

Toplam: 60 24 36 12,00 20 22,85 22,70 22,38

Sözel (TÜR) AcaaCaDABcCDAdB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) daBDbbAbDbBdDaC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) dDdddBDbBa

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) dddbAaaCbC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) aCcdabccba

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZERDANUR İSLAM 104 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,73 7,30 6,27

Matematik 15 10 5 8,33 56 7,52 7,92 8,02

Fen 10 4 6 2,00 20 3,48 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 3 5 1,33 13 2,64 3,23 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,48 1,20 1,87

Toplam: 60 33 25 24,67 41 22,85 22,70 22,38

Sözel (TÜR) AbaCCDDABaCDbBB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDbcddDcBCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) dbddABDbBa

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) bBBabBcb  

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) aCcCDcAabD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 0 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP RAVZA KARATAŞ 20 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 7,73 7,30 6,27

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 7,52 7,92 8,02

Fen 10 4 5 2,33 23 3,48 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 4 4 2,67 27 2,64 3,23 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,48 1,20 1,87

Toplam: 60 20 37 7,67 13 22,85 22,70 22,38

Sözel (TÜR) BBCDbdddDBaacbc

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) bbcdbccCCBccbcb

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) cBCbdbbBD 

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCAaBbca  

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) bccbbCCcbD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 1 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 1 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT EREN 115 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,88 7,30 6,27

Matematik 15 5 10 1,67 11 8,33 7,92 8,02

Fen 10 4 6 2,00 20 2,61 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,82 3,23 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,91 1,20 1,87

Toplam: 60 25 35 13,33 22 22,55 22,70 22,38

Sözel (TÜR) BcCDdBcADcabDcc

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) dDbBdDBdbdcDbbd

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) ccdDbdABDb

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DbAcdCdacC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) bAbCDaCcCa

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 0 3 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK AHMET UĞUZ 70 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 6,88 7,30 6,27

Matematik 15 14 1 13,67 91 8,33 7,92 8,02

Fen 10 6 4 4,67 47 2,61 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,82 3,23 3,12

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,91 1,20 1,87

Toplam: 60 43 17 37,33 62 22,55 22,70 22,38

Sözel (TÜR) ADBCCDDABBCDbBB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBbADAADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) dDACdBDaBc

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) ABBCbBaCcC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) aCcCbcdcdc

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE DENİZ 71 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 6,88 7,30 6,27

Matematik 15 6 9 3,00 20 8,33 7,92 8,02

Fen 10 3 7 0,67 7 2,61 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,82 3,23 3,12

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,91 1,20 1,87

Toplam: 60 18 42 4,00 7 22,55 22,70 22,38

Sözel (TÜR) BabDAaaAbcabccb

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) cDABbaBabBBcbcd

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BabbdddBDc

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DbddBbbBcC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) dccacbCaaa

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM YAKUP KAPLAN 74 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,88 7,30 6,27

Matematik 15 13 2 12,33 82 8,33 7,92 8,02

Fen 10 2 8 -0,67 -7 2,61 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,82 3,23 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,91 1,20 1,87

Toplam: 60 32 28 22,67 38 22,55 22,70 22,38

Sözel (TÜR) BcCDABcAbBadDDA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADABCDBCCBaDADd

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) cabbdbbBDb

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCdBdCbacb

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cbDacbCbCc

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 0 3 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 0 4 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HACER TOKTAY 21 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,88 7,30 6,27

Matematik 15 11 4 9,67 64 8,33 7,92 8,02

Fen 10 4 6 2,00 20 2,61 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,82 3,23 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,91 1,20 1,87

Toplam: 60 35 25 26,67 44 22,55 22,70 22,38

Sözel (TÜR) BBCbAcBAbBadDcA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADbBdDBCCBBDAcb

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BcdaACccDc

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCdBdCdBbC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cAcbDdCcCD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 0 1 0
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN KAYA 89 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,88 7,30 6,27

Matematik 15 13 2 12,33 82 8,33 7,92 8,02

Fen 10 6 4 4,67 47 2,61 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,82 3,23 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,91 1,20 1,87

Toplam: 60 41 19 34,67 58 22,55 22,70 22,38

Sözel (TÜR) ADBCCaDbBBbDABd

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDADdADdBCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CDddcBDDBa

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) daBCdBDCDd

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) dCcCDbdbCD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY KESKİN 88 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,88 7,30 6,27

Matematik 15 7 8 4,33 29 8,33 7,92 8,02

Fen 10 4 6 2,00 20 2,61 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,82 3,23 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,91 1,20 1,87

Toplam: 60 25 35 13,33 22 22,55 22,70 22,38

Sözel (TÜR) ADBaCcDcBcCDddc

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDcacbcdBCcBa

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CcbCdBDccc

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) bdcCbdcaDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) bCbCbcAcda

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 0 3 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 0 4 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SATUNUR MERAL 107 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 6,88 7,30 6,27

Matematik 15 14 1 13,67 91 8,33 7,92 8,02

Fen 10 6 4 4,67 47 2,61 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,82 3,23 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,91 1,20 1,87

Toplam: 60 44 16 38,67 64 22,55 22,70 22,38

Sözel (TÜR) ADBCCDcbBBCDABB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDADAADdBCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) dDACdBbDBc

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) AdBCABaCDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) dCcbDcdDdc

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KALYONCU 108 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 6,88 7,30 6,27

Matematik 15 10 5 8,33 56 8,33 7,92 8,02

Fen 10 5 5 3,33 33 2,61 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,82 3,23 3,12

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 0,91 1,20 1,87

Toplam: 60 25 35 13,33 22 22,55 22,70 22,38

Sözel (TÜR) BBbbAdcdaaCbacA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADdBCDBaCBcaADd

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) cBdbACbBDa

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCbaaCbdcC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cccdadbcbD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 0 1 0
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM APAYDIN 93 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,88 7,30 6,27

Matematik 15 8 7 5,67 38 8,33 7,92 8,02

Fen 10 5 5 3,33 33 2,61 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,82 3,23 3,12

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,91 1,20 1,87

Toplam: 60 31 29 21,33 36 22,55 22,70 22,38

Sözel (TÜR) ADBaaDcbBdCDABB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CddccDdADcBCDBa

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CDAdAdbcBa

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) dacCdBDCDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) dCcbDcbcbb

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / SOĞUKÇAM İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN ÇELİK 97 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,88 7,30 6,27

Matematik 15 9 6 7,00 47 8,33 7,92 8,02

Fen 10 4 6 2,00 20 2,61 3,05 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,82 3,23 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,91 1,20 1,87

Toplam: 60 32 28 22,67 38 22,55 22,70 22,38

Sözel (TÜR) AbcbCDbABabDAad

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBdDAbdcDbBdDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) acdCdBDcBa

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) daBCdBDCDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) aCDCadbaCD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
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